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DILIGÊNCIA - TP 01/2022 - CIDCENTRO

De |jcitacoes@ivaipora.pr.gov. br <licitacoes@ivalpora.pr.gov.br>

Para Econômica Engenharia <economicaengenharia(a)gmail.com>

Data 20-09-2022 11:23

Boa tarde, hoje peia manhã ocorreu a Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preço n' 01/2022 •
CIDCENTRO

Após conferência da documentação de qualificação financeira pelo Contador do município, o mesmo solicitou que fosse aberta
Diligência para que a proponente ECONÔMICA ENGENHARIA envie o arquivo SPED (arquivo referente à documentação apresentada
no envelope de Habilitação) para conferência da documentação, pois a que consta no envelope de Habilitação não consta as Notas
Explicativas, considerando que foi apresentado recibo de entrega pelo SPED.

Aguardamos o retomo, para que possamos enviar o arquivo ao Setor de Contabilidade, para conferência.

Obrigado.

Prefeitura do Municiplo de ivaiporã

Setor de Compras e Licitações

=one (43)3471-1950

■vww.ivaiporã.or.Qov.br | licitacoes@ivaipora.pr.aov.br
Rua Rio Grande do Norte, n". 1000 Centro - Ivaiporâ-PR
CEP 86870-000

https://webmaii.ivaipora.pr.gov.br/roundcubemall/?_task=mail&_safe=1&_uid=612&_mbox=Enviadas&_action-print&_extwin=1 1/1
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Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preço n® 01/2022 -
CIDCENTRO

De luis fernando felipe <lffelipeadm@gmail.com>

Para licitacoes@lvaipora.pr.gov.br ■c|icitacoes@lvalpora.pr.gov.br>. Econômica Engenharia
<economicaengenharia@gmail.com>

Data 20-09-202214:06

0 ÍNDICES 2021 - EC.pdf(-138 KB) 0 ORE 2021 - EC.pdf{~193 KB) 0 BALANÇO 2021 - EC.pdf(-192 KB)
0 TERMO DE ABERTURA EENCERRAMENTO.pdf (-181 KB) 0 DMPL 2021 - EC.pdf(-188 KB) 0 DLPA 2021.pdf(-135 KB)
0 RECIBO ECD2021.pdf (-190 KB) 0 NOTAS EXPLICATIVAS,pdf(-453 KB)

Remover todos os anexos

Boa tarde,

Segue documentação, conforme solicitado por email, referente à documentação apresentada no envelope de Habilitação, da Tomada
de Preço n°01/2022- CIDCENTRO.

Atenciosamente.

https;//webmaií.ivaipora.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mall&_safe=0&_uid=3214&_mbox=INBOX&_action-print&_extwin=1 1/1
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Re: Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preço n° 01/2022 -
CIDCENTRO

De licitacoes(Q)ivaipora.pr.gov.br <licitacoes(Q)ivaipora.pr.gov.br>

Para luis fernando felipe <lffellpeadm@gmail.com>

Data 20-09-202214:32

Boa tarde, o que solicitamos via e-mail, foi o ARQUIVO SPED de entrega, compatível com a documentação apresentada no envelope
n® 01 - Habilitação, para conferência do contador diretamente pelo SISTEMA.

Ficamos no aguardo.

Prefeitura do Munieipio de Ivalpora

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

www.ivaiporã.pr.qov.br | licitacoes@ivaipora.pr.üOv.br

Rua Rio Grande do Norte. n®. 1000 Centro - Ivaiporã-PR

CEP 86870-000

Em 20-09-2022 14:06, luis femando felipe escreveu:

Boa tarde,

Segue documentação, conforme solicitado por email, referente à documentação apresentada no envelope de Habilitação, da
Tomada de Preço n®01/2022- CIDCENTRO.

Atenciosamente.

https://webmail.ivaipora.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=1&_uid=616&_mbox=Enviadas&_action=print&_extwin=1 1/1
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Re: Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preço n® 01/2022 -
CIDCENTRO

De licitacoes@ivaipora.pr.gov.br <licitacoes@ivaipora.pr.gov.br>

Para luis fernando felipe <lffelipeadm@gmail.com>

Data 20-09-202215:46

Não, este arquivo é no formato PDF, o que solicitamos é o arquivo de importação do SPED, para que o Contador possa analisar
diretamente pelo sistema, não em PDF.

Prefoitura do Municipio do Ivalporà

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

www.ivalDorã.pr.aov.br | licitacoes@ivaipora.pr.QOV.br

Rua Rio Grande do Norte. n®. 1000 Centro - Ivaiporâ-PR

CEP 86070-000

Em 20-09-2022 14:39, luis fernando felipe escreveu:

I Boa Tarde,

Não seria este anexo?

Att.

On Tue, Sep 20, 2022 at 2:32 PM liciiacoe5@ivaipora.or.Qov.br <licitacoes@ivaipúra,pr.qov.br> wrote:
Boa tarde, o que solicitamos via e-mail, foi o ARQUIVO SPED de entrega, compatível com a documentação apresentada no
envelope n® 01 - Habilitação, para conferência do contador diretamente pelo SISTEMA.

Ficamos no aguardo.

Prefeitura do Município de ivaiporã

Setor de Compras e Licitações

Fone (43)3471-1950

www.ivaiporã.pr.Qov.br | íicitacoes@ivaipora.pr.qov.br

Rua Rio Grande do Norte, n®. 1000 Centro - Ivaiporâ-PR

CEP 86870-000

Em 20-09-2022 14:06, luis fernando felipe escreveu:

Boa tarde.

Segue documentação, conforme solicitado por email, referente à documentação apresentada no envelope de Habilitação, da
Tomada de Preço n®01/2022- CIDCENTRO.

Atenciosamente.

https://webmail.ivaipora.pr.gov.br/roundcubemaii/?_task=mail&_safe-1&_uid=620&_mbox=Enviadas&_actlon=prlnt&_extwin=1 1/1
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Re: Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preço n® 01/2022 -
CIDCENTRO

De luis fernando felipe <lffeiipeadm@gmail.com>

Para licitacoes@ivaipora-prgov.br <|jcltacoes@ivaipora.prgov.br>

Data 20-09-202216:16

@sped_diario00390.txt(-336 KB)

Remover todos os anexos

Boa tarde,

Segue em anexo, arquivo de importação do SPED, conforme solicitado.

Atenciosamente

On Tue, Sep 20,2022 at 3:46 PM íicitacoes@ivaipora.pr.Qov.br <licitacoes@ivaiPora.QrqQyj3r> wrote:
Não, este arquivo é no formato PDF, o que solicitamos é o arquivo de Importação do SPED. para que o Contador possa analisar
diretamente pelo sistema, não em PDF.

Prefeitura do Município de Ivaiporà

Setor de Compras e Licitações

Fone (43)3471-1950

w\ww.ivaiDorã.Dr.Qov.br | iicilacoes@ivaiDora.Dr.qQvJ3f

Rua Rio Grande do Norte. n®. 1000 Centro - Ivaiporâ-PR

CEP 86870-000

Em 20-09-2022 14:39. luis fernando felipe escreveu:

Boa Tarde,

Não seria este anexo?

Att.

On Tue. Sep 20. 2022 at 2:32 PM liçita5Qas.@kâÍR£!ia.ELgQy^ <lÍ£Üâ£Qâ£@fiaÍRQaaLgQyJ2t> vvrote:

Boa tarde, o que solicitamos via e-mail, foi o ARQUIVO SPED de entrega, compatível com a documentação apresentada no
envelope n® 01 - Habilitação, para conferência do contador diretamente pelo SISTEMA.

Ficamos no aguardo.

Prefeitura do Município de ivalporã

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

www.ivaiporã.Dr.qov.br | lícitacoes@ivaipora.pr.qov.br

Rua Rio Grande do Norte, n®. 1000 Centro • Ivaiporâ-PR

CEP 86870-000

Em 20-09-2022 14:06, luis fernando felipe escreveu:

Boa tarde,

Segue documentação, conforme solicitado por email. referente à documentação apresentada no envelope de Habilitação,
da Tomada de Preço n°01/2022- CIDCENTRO.

Atenciosamente.

https://webmaii.ivaipora.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=maií&_safe=0&_uid=3221&_mbox=INBOX&_action-print&_extwin=1 1/1
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DILIGÊNCIA TP 01/2022 - PROJETO PONTE - ARQUIVO SPED EMPRESA ECONÔMICA
ENGENHARIA

De licitacoes@ivaipora,pr.gov.br <licitacoes(a)ivaipora.pr.gov.br>

Para Ronald Barbosa (Contabilidade) <cont3bilidade(S)ivaipora.pr.gov.br>

Data 20-09-202216:22

(3) sped_diario00390.txt (-326 KB)

Remover todos os anexos

Boa tarde, encaminhamos para análise.

Aguardamos retorno.

Prefeitura do Município de ivaiporã

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

www.ivalDorã.pr.Qov.br | lícitacQes@[vaiDora.Dr.qov,br

Rua Rio Grande do Norte, n®. 1000 Centro - Ivaiporã-PR

CEP 86870-000

Mensagem original

As8unto:Re: Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preço n® 01/2022 - CIDCENTRO

Data: 20-09-2022 16:16

De: luis femando felipe <íffelipeadm@gmail.com></lffelipeadm@gmail.com>

Para: "lícitacoes@ivaípora.pr.gov.br" <ljcitacoes@ivaipora.pr.gov.br></licitaco0S@ivaipora.pr.gov.br>

Boa tarde,

Segue em anexo, arquivo de importação do SPED, conforme solicitado.

Atenciosamente

On Tue, Sep 20, 2022 at 3:46 PM licitacoes@ivaiDora.Dr.aov.br <licitacoes@ivaiDora,Dr.qov,br> wrote:

Não, este arquivo é no formato PDF, o que solicitamos é o arquivo de importação do SPED, para que o Contador possa analisar
diretamente pelo sistema, não em PDF.

Prefeitura do Município de ivaiporã

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

www.ivaiDorã.pr.aov.br | licitacoes@ivaiPora.pr.Qov.br

Rua Rio Grande do Norte, n®. 1000 Centro - Ivaiporâ-PR

CEP 86870-000

Em 20-09-2022 14:39, luis fernando felipe escreveu:

Boa Tarde,

Não seria este anexo?

Att.

On Tiift, Sep 20, 2022 at 2:32 PM licitacoes@ivaiDora.pr.qQv.br <líciíaCQ££@ly3ÍBQm.RLgQV^> wrote:

Boa tarde, o que solicitamos via e-mail, foi o ARQUIVO SPED de entrega, compatível com a documentação apresentada no
envelope n® 01 - Habilitação, para conferência do contador diretamente pelo SISTEMA.

Ficamos no aguardo.

https://webmail.ivalpora.pr.gov.br/roundcubemall/?_task=mail&_safe=1&_uid=622&_mbox=Enviadas&_actlon=print&_extwin=1 1/2
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Prefeitura do Município de Ivaiporá

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

www.ivaiporã.pr.QOv.nr | licitacoes@ivaipora.pr.Qov.br

Rua Rio Grande do Norte, n®. 1000 Centro - Ivaiporâ-PR

CEP 86870-000

Em 20-09-2022 14:06, luis fernando felipe escreveu:

Boa tarde,

Segue documentação, conforme solicitado por email, referente à documentação apresentada no envelope de Habilitação,
da Tomada de Preço n®01/2022- CIDCENTRO.

Atenciosamente.

https://webmail.ivaipora.pr.gov.br/roundcubemaií/?_task=mail&_safe=1&_uid-622&_mbox=Enviadas&_action~print&_extwin-1 2/2



PREFEITURA 00 MUNICÍPIO DE IVAIPORÂ
Estado do Paraná

Processo; 4.194/2022

Ivaiporã, 26 de setembro de 2022.

Diante da solicitação do setor de licitações, informa-se que realizei a
verificação dos dados constantes do sistema sped da empresa HTC BRASIL -
PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, podendo-se afirmar
que encontra-se presente no arquivo as notas explicativas e a DMPL, sendo
que estas estão assinadas digitalmente, tendo em vista terem sido
transmitidas junto as demais informações.

Com relação a empresa ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS
LTDA, informa-se que fora apresentado o arquivo sped do exercício 2021,
sendo que as notas explicativas estavam devidamente anexas aos
demonstrativos da empresa.

•í'yi

Atenciosamente,

Ronal da S. Barbosa

R: 066.672/O-7



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS. OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELl

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNR 19.504.306/0001-03

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 9

Histórico

Saldo Inicial em 01.01 2021

Reversào de Reservas
Resultado do Período

Saldo Final em 31.12.2021

Notas

CõcBgo dé'AgtúéiW^ Ltquido

CAPITAL SOCIAL (R$) RESERVA LEGAL (R$)
',1

159.248.00 :

P«aH4?W7TM

7.110.56

LUCROS ACUMULADOS^
: Total (RS)

159.248.00 ̂

8.262.78

ls.373.34"

0,00

(-)8.262.78

'j65í55.60
156.992,82

166.358.56

0,00

165.255.60

331.614.16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
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